Sao Paulo, 18 de Janeiro de 2011

-

A0
Adrigno
ESTIPULANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Anexo,segue cheque n° 042591 referente ao sinistro de DIT do segurado
AGUINALDO BORGES DA SILVA

SINISTRO N°: 8931002190,
BENEFICIARIO: OMESﬁ/IO
VALOR: RS 720,00

Atenciosamente

VE\gT LUBE DE SEGUROS
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Marisa

De: "Marisa"” <marisamadu@vertconseguros.com.br>

Para: "AMERICAN LIFE-SINISTROS" <sinistro@alseg.com.br>
Cc: <josemaria@vertconseguros.com.br>; "Suelen"

<suelen_aandrade@vertconseguros.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 10:50
Assunto: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

REF.: SEGURADO: AGUINALDO BORGES DA SILVA

DATA DO SINISTRO: 27/10/2010

Sr. Analista bom dia!
X

Solicitamos a gentileza de nos informar o andamento do referido processo de
snistro DIT ocorrido em 27/10/2010, para que possamos posicionar ao estipulante
. e/ou segurado.

Grata

Marisa-A.Oliveira

VERTCON CLUBE DE SEGUROS

- 5/1/2011




Protocolo de envio de documentos [x] American Life Cia de Seguros

[ ] Nobre Seguradora do Brasil
N [ ] Alfa Previdencia e Vida

Processo nr.

L]

Estipulante: RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO-AMERICAN LIFE

Seyurado AGUINALDC BORGES DA SILVA

Cinistrado : Causa Ocorrencia Dt. Aviso

PROPRIO SEGURADO ' ATA 27/10/2010 13/12/2010

Documentos anexos

\

AVISO DE SINISTRO ORIGINAL
ChNH DG SEGURADO AUTENTICADA

COMPROVANTE DE ENDERECO DO SEGURADO AUTENTICADO
HOLERITE DO MES DE NOVEMBRO/2010 AUTENTICADO
DECLARACAO DA PREFEITURA ORIGINAL

CAT AUTENTICADA

RAAT AUTENTICADA

03 RECEITUARIOS MEDICOS ORIGINAIS

ATESTADO DE 03 SEMANAS AUTENTICADO

02 RADIOGRAFIAS

' OROTOCOLO

Vertcon Clube de Seguros
Departamento de Sinistros Vida
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I_sabel, decorreram 30 dias, e ainda esta em analise Médica????, suponho que o Dr. Gazel tirou férias, e
Nao tem Médico plantonista.

O que responder para o Estipulante se o prazo para pagamento é de 30 dias.
Abragos

Jose Maria
----- Original,Message -----
From: Isabel
To: suelen_aandrade@vertconseguros.com.br ; sinistro@alseg.com.br : verner@alseg.com.br
Cc: josemaria@vertconseguros.com.br ; 'Adriano - Vertcon Seguros - Rio Claro SP' ; ‘Brandao - Vertcon'
Sent: Wednesday, January 12, 2011 4:04 PM
Subject: RES: PREFEITURA M\UNICIPAL DE RIO CLARO

Marisa,

Processo nr. 8931002190 — analista Verner

Em analise médica.

Isabel Dantas
Depto Sinistro
(11)3017.0022

American Life
Seguros

)

De: suelen aandrade@vertconseguros.com.br [mailto:suelen_aandrade@vertconseguros.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 12 de janeiro de 2011 15:43

Para: sinistro@alseg.com.br; isabel@alseg.com.br

Cc: josemaria@vertconseguros.com.br; Adriano - Vertcon Seguros - Rio Claro SP; Branddo - Vertcon
Assunto: Fw: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Boa tarde Isabel!

-

Por favor, solicito informagées do referido sinistro, para nossas providéncias que se
fizerem necessarias,caso haja pedido de doctos complementares.

12/01/2011
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Portanto, continuamos no aguardo. B

Grata

Marisa A.QOliveira

VERTCON CLUBE DE SEGUROS

A

. -——--—---Mensagem original-------

De: Marisa

Data: 05/01/2011 10:50:42

Para: AMERICAN LIFE SINISTROS

Cc: josemaria@vertconsequros.com.br; Suelen
Assunto: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

REF.: SEGURADO: AGUINALDO BORGES DA SILVA
DATA DO SINISTRO: 27/10/2010

Sr. Analista bom dia!

-

Solicitamos a gentileza de nos informar o andamento do referido processo de snistro DIT
ocorrido em 27/10/2010, para que possamos posicionar ao estipulante e/ou segurado.

Grata

12/01/2011
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Marisa.
De: "Adriano - Vertcon Seguros - Rio Claro SP" <adriano.vertcon@hotmail.com>
Para: "Marisa - Sinistro - Vertcon Seguros" <marisamadu@vertconseguros.com.br>;

<marisa.vertcon@hotmail.com>; <josemaria@vertconseguros.com.br>
Enviada em: terga-feira, 11 de janeiro de 2011 10:40
Assunto: Sinistro Dit : Aguinaldo Borges da Silva (Prefeitura de Rio Claro)
Rio Claro , 11/01/2011

A :
Vertcon Seguros
A/c.: Marisa

\
Ref .: Sinistro Dit : Aguinaldo Borges da Silva (Prefeitura de Rio Claro)

Solicito posigdo referente a data de pagamento do sinistro de Dit do Sr. Aguinaldo Borges da Silva
(Prefeitura de Rio Claro) , favor me retornem o mais breve possivel.

Grato, »

Adriano Almeida
Vertcon Seguros

11/1/2011




